
De : Tatiane Alves da Silva <tatiane.silva@tjam.jus.br>

Assunto : Fwd: Diligência - PE nº 032/2013 - PA 18056/2013

Para :Rogério Paulino Bernardino
<rogerio.bernardino@tjam.jus.br>

Zimbra rogerio.bernardino@tjam.jus.br

Fwd: Diligência - PE nº 032/2013 - PA 18056/2013

Seg, 16 de Set de 2013 11:13

----- Mensagem encaminhada -----
De: "Carlos Ronaldo Lima Barroco filho" <carlos.barroco@tjam.jus.br>
Para: "Tatiane Alves da Silva" <tatiane.silva@tjam.jus.br>
Cc: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>, "Paulo Arthur Nery Dias"
<paulo.dias@tjam.jus.br>, "Klinger Mangueira" <klinger.mangueira@tjam.jus.br>, "Adriano Luiz
do Vale Soares" <adriano.soares@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 16 de setembro de 2013 12:08:49
Assunto: Re: Diligência - PE nº 032/2013 - PA 18056/2013

Em atenção à solicitação, tenho a informar que esta Divisão de Infraestrutura e Logística utilizou
como parâmetro para a estimativa de preço, o valor do contrato atualmente vigente, acrescido
do índice IGPM. Informo, ainda, que no Termo de Referência não há qualquer intercorrência que
justrifique o preço ofertado na licitação.

Atenciosamente,

       Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho
Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística

----- Mensagem original -----
De: "Tatiane Alves da Silva" <tatiane.silva@tjam.jus.br>
Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>, "Paulo Arthur Nery Dias"
<paulo.dias@tjam.jus.br>
Cc: "Carlos Ronaldo Lima Barroco Filho" <carlos.barroco@tjam.jus.br>, "Klinger Mangueira"
<klinger.mangueira@tjam.jus.br>, "Adriano Luiz do Vale Soares" <adriano.soares@tjam.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 12 de setembro de 2013 13:09:22
Assunto: Diligência - PE nº 032/2013 - PA 18056/2013

Boa tarde srs.,

Informo que foi aberto o processo licitatório relativo a manutenção preventiva e corretiva dos 04
elevadores de passageiros no Fórum henoch Reis.

Ocorre, que apenas um fornecedor apresentou proposta para o procedimento em tela e com
valor, excessivamente, acima do estimado pela Administração.
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O valor estimado constante no Termo de Referência é o valor anual de R$ 27.012,96, e a
empresa NIELY DA COSTA OLIVEIRA - EPP, CNPJ Nº14.991.524/0001-04, ofertou o valor inicial
de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais)anual, após tentiva de negociação chegou no valor
máximo de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), sob a alegação de que as condições de
desgaste que se encontram os equipamentos licitados e o preço praticado no mercado, o valor
minimo mensal de manutencao é de R$ 17.500,00, o que totaliza o valor anual referenciado.

Diante dos fatos expostos, solicito manifestação do setor requisitante e setor responsável pela
cotação de preços acerca dos fatos explanados, para fins de decisão, acerca do melhor
procedimento a ser adotado para a resolução deste.

Ressalto, que a continuidade do certame será no dia 16/09/2013 (segunda-feira) às 10h.

Grata

  

--
Tatiane Alves da Silva
Assistente Judiciário
Comissão de Licitação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ed. Desdor. Arnoldo Péres

Av. André Araújo, S/N, Aleixo

CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: tatiane.silva @tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6789

--
Tatiane Alves da Silva
Assistente Judiciário
Comissão de Licitação

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas

Ed. Desdor. Arnoldo Péres

Av. André Araújo, S/N, Aleixo

CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: tatiane.silva @tjam.jus.br
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Fone: (92) 2129-6789
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