
Zimbra marlucia.santos@tjam.jus.br

Re: Documentos para habilitação

De : Marlucia Araújo dos Santos 
<marlucia.santos@tjam.jus.br> 

Assunto : Re: Documentos para habilitação

Para : majoris editais <majoris.editais@gmail.com> 

Cc : Comissão Permanente de Licitação 
<cpl@tjam.jus.br> 

Seg, 05 de Jan de 2015 09:58

1 anexo 

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação apresentada a CPL deste Poder, por essa empresa -
MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVILOS LTDA - ME, via e-mail, no que 
concerne à prorrogação de prazo para apresentação da Certidão de Regularidade 
Fiscal do INSS para fim de habilitação do Pregão Eletrônico nº 035/2014, 
informo que considerando a Declaração apresentada via Comprasnet por essa 
empresa para o Pregão Eletrônico nº 035/2014, onde declara, sob as penas da Lei,
que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 
42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, esta pregoeira em 
atenção ao item 11.4.1 do Edital, concede a prorrogação de prazo em 5 (cinco) 
dias úteis para apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal do INSS. 

De: "majoris editais" <majoris.editais@gmail.com>

Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Terça-feira, 30 de dezembro de 2014 14:28:41

Assunto: Documentos para habilitação

Boa tarde senhores,

Afim de atender o envio dos documentos solicitados via chat no sistema Comprasnet, 
referente ao pregão eletrônico nº 35/2014, temos a relatar o seguinte:

Não estamos conseguindo emitir a Certidão de Regularidade do INSS. Por isso 
teremos que entrar em contato com nosso contador para verificar o que está 
acontecendo. Ocorre que, o contador está em férias coletivas, retornando somente 
no dia 05/01/2015. 
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Exposto o fato acima, solicitamos que este órgão nos conceda um prazo para a 
devida regularização e emissão da nova Certidão.

Desde já, agradecemos a compreensão e aguardamos sua manifestação para breve.

Atenciosamente,

Sergio Porcher
MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Fone: (51) 3030.0621
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De : Marlucia Araújo dos Santos 
<marlucia.santos@tjam.jus.br> 

Assunto : Re: Documentos para habilitação

Para : majoris editais <majoris.editais@gmail.com> 

Cc : Comissão Permanente de Licitação 
<cpl@tjam.jus.br> 

Seg, 05 de Jan de 2015 09:58

1 anexo 

Prezados Senhores,

Em atenção à solicitação apresentada a CPL deste Poder, por essa empresa -
MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVILOS LTDA - ME, via e-mail, no que 
concerne à prorrogação de prazo para apresentação da Certidão de Regularidade 
Fiscal do INSS para fim de habilitação do Pregão Eletrônico nº 035/2014, 
informo que considerando a Declaração apresentada via Comprasnet por essa 
empresa para o Pregão Eletrônico nº 035/2014, onde declara, sob as penas da Lei,
que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 
42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, esta pregoeira em 
atenção ao item 11.4.1 do Edital, concede a prorrogação de prazo em 5 (cinco) 
dias úteis para apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal do INSS. 

De: "majoris editais" <majoris.editais@gmail.com>
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Para: cpl@tjam.jus.br
Enviadas: Terça-feira, 30 de dezembro de 2014 14:28:41
Assunto: Documentos para habilitação

Boa tarde senhores,

Afim de atender o envio dos documentos solicitados via chat no sistema Comprasnet, 
referente ao pregão eletrônico nº 35/2014, temos a relatar o seguinte:

Não estamos conseguindo emitir a Certidão de Regularidade do INSS. Por isso 
teremos que entrar em contato com nosso contador para verificar o que está 
acontecendo. Ocorre que, o contador está em férias coletivas, retornando somente 
no dia 05/01/2015. 

Exposto o fato acima, solicitamos que este órgão nos conceda um prazo para a 
devida regularização e emissão da nova Certidão.

Desde já, agradecemos a compreensão e aguardamos sua manifestação para breve.

Atenciosamente,

Sergio Porcher
MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Fone: (51) 3030.0621
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De : majoris editais <majoris.editais@gmail.com> 

Assunto : Fwd: Documentos para habilitação

Para : cpl@tjam.jus.br 

Seg, 05 de Jan de 2015 06:43

Bom dia senhores,

Estou reenviando e-mail do dia 30/12/2014, referente a habilitação da empresa 
Majoris para o pregão eletrônico nº 35/2014. Reenvio porque não obtive ainda 
nenhum retorno.

No aguardo, atenciosamente,

Sergio Porcher
MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Fone: (51) 3030.0621
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: majoris editais <majoris.editais@gmail.com>
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Data: 30 de dezembro de 2014 16:28
Assunto: Documentos para habilitação
Para: cpl@tjam.jus.br

Boa tarde senhores,

Afim de atender o envio dos documentos solicitados via chat no sistema Comprasnet, 
referente ao pregão eletrônico nº 35/2014, temos a relatar o seguinte:

Não estamos conseguindo emitir a Certidão de Regularidade do INSS. Por isso 
teremos que entrar em contato com nosso contador para verificar o que está 
acontecendo. Ocorre que, o contador está em férias coletivas, retornando somente 
no dia 05/01/2015. 

Exposto o fato acima, solicitamos que este órgão nos conceda um prazo para a 
devida regularização e emissão da nova Certidão.

Desde já, agradecemos a compreensão e aguardamos sua manifestação para breve.

Atenciosamente,

Sergio Porcher
MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Fone: (51) 3030.0621

De : majoris editais <majoris.editais@gmail.com> 

Assunto : Documentos para habilitação

Para : cpl@tjam.jus.br 

Ter, 30 de Dez de 2014 14:28

Boa tarde senhores,

Afim de atender o envio dos documentos solicitados via chat no sistema Comprasnet, 
referente ao pregão eletrônico nº 35/2014, temos a relatar o seguinte:

Não estamos conseguindo emitir a Certidão de Regularidade do INSS. Por isso 
teremos que entrar em contato com nosso contador para verificar o que está 
acontecendo. Ocorre que, o contador está em férias coletivas, retornando somente 
no dia 05/01/2015. 

Exposto o fato acima, solicitamos que este órgão nos conceda um prazo para a 
devida regularização e emissão da nova Certidão.

Desde já, agradecemos a compreensão e aguardamos sua manifestação para breve.

Atenciosamente,
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Sergio Porcher
MAJORIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Fone: (51) 3030.0621
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