TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

REFERENCIA - Pedido de Esclarecimento ao edital do Pregéo Eletrénico n°. 028/2017, processo
administrativo n® 2017/9846, cujo objeto € Renovagao da assinatura das licengas do sistema
gerenciador de banco de dados “IBM DB2 Advanced Enterprise Server Edition”, ferramenta de
consolidacao de backup do DB2 e suporte e subscricao de 12 (doze) meses, para atender ao
Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, conforme especificacdes e condicdes definidas no
Termo de Referéncia do edital. .

A Empresa Ingram Micro Tecnologia e Informética Ltda

QUESTIONAMENTO:
O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponivel no link http://www.tjam.-

jus.br/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=1463&amp;ltemid=659

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGAO ELETRONICO N°. 028/2017

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa Ingram Micro Tecnologia e Infor-
matica Ltda, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante,

conforme segue:

RESPOSTA:

Divisao de Tecnologia da Informagao e Comunicacao:

“1. Correto.”

“2. Correto. Conforme o item 20 do Termo de Referéncia.”

Manaus, 07 de agosto de 2017.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira
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O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.
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Zimbra patricia.nery@tjam.jus.br

Re: Fwd: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

De : Breno Figueiredo Corado Sex, 04 de ago de 2017 13:45
<breno.corado@tjam.jus.br>

Assunto : Re: Fwd: SPAM>PE-28/2017 - T1_AM |
Solicitacao de Esclarecimentos

Para : Guilherme Barbosa Fernandes
<guilherme.fernandes@tjam.jus.br>

Cc : Divisao de Tecnologia da Informacao e
Comunicacao <ti@tjam.jus.br>, thiago.franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>, Comissao
Permanente de Licitagao <cpl@tjam.jus.br>

As imagens externas nao sao exibidas. _Exibir as imagens abaixo

Boa tarde.

Passo a responder:?
Questio 1

O objeto desta licitagdo trata-se de renovacdao de licencas, dos quais os partnumbers
descritos no modelo de proposta nao condizem com os PNs de renovacao. Desta forma,
entendemos que, com base em consulta junto ao Fabricante utilizaremos partnumbers de
renovacao, sem prejuizo ao objeto licitado, uma vez que estamos falando do mesmo
produto DB2. Esta correto nosso entendimento?

R: CORRETO.

Questao 2

Entendemos que, por se tratar o objeto licitado, uma aquisicdo Global de renovacao de
licengas, o pagamento do referido objeto licitado sera feito em parcela tnica em até 30
dias, apos a emissdo da nota fiscal e entrega da prova de titularidade de confirmacdo da
entrega das licengas. Esta coreto nosso entendimento?

R: CORRETO. Conforme o item 20 do Termo de Referéncia.

att

Breno Figueiredo Corado
Coordenador de DVTIC-TJAM
Fone: 2129 - 6823 / 6832

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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----- Mensagem original -----

De: Guilherme Barbosa Fernandes <guilherme.fernandes@tjam.jus.br>

Para: Divisao de Tecnologia da Informacao e Comunicagao <ti@tjam.jus.br>

Cc: breno.corado <breno.corado@tjam.jus.br>, thiago.franco
<thiago.franco@tjam.jus.br>, Comissao Permanente de Licitacao <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Fri, 04 Aug 2017 13:21:42 -0400 (AMT)

Assunto: Fwd: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

Prezados, bom dia

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregao Eletronico
028/2017, que trata da renovacao da assinatura das licencas IBM DB2.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca dos questionamentos
apresentados pela empresa interessada, e lembramos cordialmente que em
atendimento a clausula 5a do Edital, assim como ao paragrafo primeiro do art. 12 do
Decreto 3.555/2010, necessitamos responder a empresa interessada em 24 horas.
Destarte, contamos com a resposta da Divisao de Tecnologia da Informacao e
Comunicagao até as 10:30 de segunda-feira, 07/08/2017.

Atenciosamente,

Guilherme

De: "Guilherme Barbosa Fernandes" <guilherme.fernandes@tjam.jus.br>
Para: "Silva, Neiva" <Neiva.Silva@ingrammicro.com>

Enviadas: Sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:20:33

Assunto: Re: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

De: "Silva, Neiva" <Neiva.Silva@ingrammicro.com>

Para: cpl@tjam.jus.br

Cc: "Junior, Arnaldo" <Arnaldo.Junior@ingrammicro.com>

Enviadas: Sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:17:50

Assunto: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

Ao

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PREGAO ELETRONICO N2 28/2017

Objeto:

Renovacdo da assinatura das licencas do sistema gerenciador de banco de dados “IBM DB2
Advanced Enterprise Server Edition”, ferramenta de consolidacdo de backup do DB2 e suporte e
subscricdo

de 12 (doze) meses, para atender ao Tribunal de Justica do Estado do Amazonas, conforme
especificagdes e condi¢des definidas no Termo de Referéncia deste edital.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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A Ingram Micro Tecnologia e Informatica Ltda., sediada Av. Piracema,
1.341, Galpdes 3 e 4, parte - Cep 06460-030 - Bairro: Tamboré - Barueri - SP,
CNPJ: 06.241.557/0001-09, pessoa juridica de direito privado, devidamente
qualificada a participar do procedimento licitatério acima referenciado, por
intermédio de seu representante

legal, tempestiva e respeitosamente, vem perante a essa denotada Comissao
de Licitagdo, solicitar os seguintes esclarecimentos:

Questio 1

O objeto desta licitagdo trata-se de renovacdao de licencas, dos quais os partnumbers
descritos no modelo de proposta nao condizem com os PNs de renovacgao.

Desta forma, entendemos que, com base em consulta junto ao Fabricante utilizaremos
partnumbers de renovacdo, sem prejuizo ao objeto licitado, uma vez que estamos falando
do mesmo produto DB2. Esta correto nosso entendimento?

Questao 2

Entendemos que, por se tratar o objeto licitado, uma aquisicao Global de renovagdo de
licengas, o pagamento do referido objeto licitado sera feito

em parcela Unica em até 30 dias, apds a emissdo da nota fiscal e entrega da prova de
titularidade de confirmacgao da entrega das licencas. Estad coreto nosso entendimento?

No Aguardo do pronunciamento desta douta comissao.

Att,

Neiva Maria da Silva

Coordenadora de Editais

Rua Dr. Chucri Zaidan, 1240 - 21° Andar - Golden Tower
Morumbi Corporate - Sdo Paulo - SP - CEP 04711-130
Direto +55

11 3508-2240 — Ramal interno 88440

Celular +55 11 99677-1348

Geral +55 11 3508-2222
neiva.silva@ingrammicro.com

cid:image001.png@01CF

As informagdes contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sao

confidenciais e de propriedades da Ingram Micro e de uso exclusivamente a(s) pessoa(s) e/ou
instituicdo(des) acima indicada(s) e podem conter informacdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé
nao for o destinatario ou pessoa autorizada a recebé-la, queira,

por favor retorna-la ao remetente e em seguida apaga-la definitivamente. Qualquer uso, cépia ou
divulgacdo das informacgdes nela contidas, na integra ou parcialmente, sdo proibidas e serdo tratadas
conforme legislacdo vigente.

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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As informag0es contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sdo confidenciais e de propriedades da Ingram
Micro e de uso exclusivamente a(s) pessoa(s) e/ou instituicdo(des) acima indicada(s) e podem

conter informagdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé n3o for o destinatario ou pessoa autorizada a recebé-la,
queira, por favor retornd-la ao remetente e em seguida apaga-la definitvamente. Qualquer uso, cépia ou digulvagdo
das informacgdes nela contidas,

na integra ou parcialmente, sdo proibidas e serdo tratadas conforme legislagdo vigente.

De : Guilherme Barbosa Fernandes Sex, 04 de ago de 2017 13:21
<guilherme.fernandes@tjam.jus.br>

Assunto : Fwd: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de
Esclarecimentos

21 anexo

Para : Divisao de Tecnologia da Informagao e
Comunicacao <ti@tjam.jus.br>

Cc : breno.corado <breno.corado@tjam.jus.br>,
thiago.franco <thiago.franco@tjam.jus.br>,
Comissao Permanente de Licitacao
<cpl@tjam.jus.br>

Prezados, bom dia

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregao Eletronico
028/2017, que trata da renovacao da assinatura das licencas IBM DB2.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca dos questionamentos
apresentados pela empresa interessada, e lembramos cordialmente que em
atendimento a clausula 5a do Edital, assim como ao paragrafo primeiro do art. 12 do
Decreto 3.555/2010, necessitamos responder a empresa interessada em 24 horas.
Destarte, contamos com a resposta da Divisao de Tecnologia da Informacao e
Comunicagdo até as 10:30 de segunda-feira, 07/08/2017.

Atenciosamente,

Guilherme

De: "Guilherme Barbosa Fernandes" <guilherme.fernandes@tjam.jus.br>
Para: "Silva, Neiva" <Neiva.Silva@ingrammicro.com>

Enviadas: Sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:20:33

Assunto: Re: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

De: "Silva, Neiva" <Neiva.Silva@ingrammicro.com>

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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Para: cpl@tjam.jus.br

Cc: "Junior, Arnaldo" <Arnaldo.Junior@ingrammicro.com>

Enviadas: Sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:17:50

Assunto: SPAM>PE-28/2017 - TJ_AM | Solicitacao de Esclarecimentos

Ao

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
PREGAO ELETRONICO N2 28/2017

Objeto: Renovacao da assinatura das licencas do sistema gerenciador de banco de dados “IBM DB2
Advanced Enterprise Server Edition”, ferramenta de consolidacdo de backup do DB2 e suporte e
subscricdo de 12 (doze) meses, para atender ao Tribunal de Justica do Estado do Amazonas,
conforme especificacoes e condicoes definidas no Termo de Referéncia deste edital.

A Ingram Micro Tecnologia e Informatica Ltda. sediada Av. Piracema,
1.341, Galpdes 3 e 4, parte - Cep 06460-030 - Bairro: Tamboré - Barueri - SP,
CNPJ: 06.241.557/0001-09, pessoa juridica de direito privado, devidamente
qualificada a participar do procedimento licitatério acima referenciado, por
intermédio de seu representante legal, tempestiva e respeitosamente, vem
perante a essa denotada Comissdo de Licitagdo, solicitar os seguintes
esclarecimentos:

Questao 1

O objeto desta licitagdo trata-se de renovac¢do de licencas, dos quais os partnumbers
descritos no modelo de proposta nao condizem com os PNs de renovacao. Desta forma,
entendemos que, com base em consulta junto ao Fabricante utilizaremos partnumbers de
renovacao, sem prejuizo ao objeto licitado, uma vez que estamos falando do mesmo
produto DB2. Esta correto nosso entendimento?

Questao 2

Entendemos que, por se tratar o objeto licitado, uma aquisicao Global de renovagdo de
licengas, o pagamento do referido objeto licitado sera feito em parcela tnica em até 30
dias, ap6s a emissdo da nota fiscal e entrega da prova de titularidade de confirmac¢do da
entrega das licengas. Esta coreto nosso entendimento?

No Aguardo do pronunciamento desta douta comissao.

Att,

Neiva Maria da Silva

Coordenadora de Editais

Rua Dr. Chucri Zaidan, 1240 - 21° Andar - Golden Tower
Morumbi Corporate - Sdo Paulo - SP - CEP 04711-130
Direto +55 11 3508-2240 — Ramal interno 88440
Celular +55 11 99677-1348

Geral +55 11 3508-2222

neiva.silva@ingrammicro.com

Para verificar a autenticidade desta c6pia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/009846 e o codigo 91A2WFIT.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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IN “RAIVI

As informagdes contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sdo confidenciais e de propriedades
da Ingram Micro e de uso exclusivamente a(s) pessoa(s) e/ou instituicdo(des) acima indicada(s) e podem
conter informacdes confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé nédo for o destinatario ou pessoa autorizada
a recebé-la, queira, por favor retorna-la ao remetente e em seguida apaga-la definitivamente. Qualquer
uso, copia ou divulgacdo das informacdes nela contidas, na integra ou parcialmente, sdo proibidas e
serdo tratadas conforme legislacdo vigente.

MICRD

As informag0es contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) sdo confidenciais e de propriedades da Ingram
Micro e de uso exclusivamente a(s) pessoa(s) e/ou instituicdo(des) acima indicada(s) e podem conter informacgdes
confidenciais e/ou privilegiadas. Se vocé n3o for o destinatario ou pessoa autorizada a recebé-la, queira, por favor
retornd-la ao remetente e em seguida apagd-la definitvamente. Qualquer uso, cdpia ou digulvagdo das informagdes
nela contidas, na integra ou parcialmente, sdo proibidas e serdo tratadas conforme legislagao vigente.
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O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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