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Zimbra livia.vasquez@tjam.jus.br

Re: duvida licitacio PREGAO ELETRONICO N°. 034/2019-TJAM

De : gustavo@eme.eng.br Qua, 11 de set de 2019 12:30

Assunto : Re: duvida licitacio PREGAO ELETRONICO No. 21 anexo
034/2019-TJAM

Para : CPL <cpl@tjam.jus.br>
Cc : eme@eme.eng.br
Boa tarde ,

Segue em anexo, proposta final.

att

Em 2019-09-11 13:03, CPL escreveu:

> Licitante,

>

> Questionamento foi respondido em sesséo, favor ler no chat.

>

> Atenciosamente,

>

> Tatiana Paz de Almeida

> Pregoeira

> Comissao Permanente de Licitacédo

> Tribunal de Justica do Amazonas

>

> eme- Mensagem original -----

> De: gustavo@eme.eng.br

> Para: "Comissao Permanente de Licitagdo" <cpl@tjam.jus.bR>
> Cc: eme@eme.eng.br

> Enviadas: Quarta-feira, 11 de setembro de 2019 11:58:36

> Assunto: duvida licitagio PREGAO ELETRONICO N°. 034/2019-TJAM
>

> Boa tarde sr(a) Pregoiro,

>

>

> Somos da EME engenharia, empresa que enviara proposta até as
13:30h.

> Contudo temos duvidas. Se puder esclarecer ficaremos muito
satisfeitos.

>

> Até as 13:30h precisamos enviar proposta de precos, declaracdes
em

> anexo

> e documentacao?
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> ATE 13:30H precisamos enviar somente a proposta de preco e as

> declaragbes?

>

>

>

> Caso seja segunda opcao, a documentacdo pode ser enviada até que
horas?

> Gustavo Malard
> EME engenharia ambierntal
> cnpj: 11.466.953.0001-66

== proposta final.pdf
1 MB

De : CPL <tatiana.almeida@tjam.jus.br> Qua, 11 de set de 2019 12:03

Assunto : Re: duvida licitagdo PREGAO
ELETRONICO N©°. 034/2019-TJAM

Para : gustavo@eme.eng.br

Cc : Comissao Permanente de Licitacao
<cpl@tjam.jus.bR>, eme@eme.eng.br
Responder para : CPL <cpl@tjam.jus.br>
Licitante,

Questionamento foi respondido em sessao, favor ler no chat.
Atenciosamente,

Tatiana Paz de Almeida

Pregoeira

Comisséo Permanente de Licitacao
Tribunal de Justica do Amazonas

----- Mensagem original -----

De: gustavo@eme.eng.br

Para: "Comissao Permanente de Licitacdo" <cpl@tjam.jus.bR>

Cc: eme@eme.eng.br

Enviadas: Quarta-feira, 11 de setembro de 2019 11:58:36

Assunto: duvida licitagdo PREGAO ELETRONICO N°. 034/2019-TJAM

Boa tarde sr(a) Pregoiro,
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Somos da EME engenharia, empresa que enviara proposta até as
13:30h.

Contudo temos davidas. Se puder esclarecer ficaremos muito
satisfeitos.

Até as 13:30h precisamos enviar proposta de precos, declaragdes em
anexo

e documentacéo?

ou

ATE 13:30H precisamos enviar somente a proposta de preco e as
declaracdes?

Caso seja segunda opcao, a documentacao pode ser enviada até que
horas?

att

Gustavo Malard
EME engenharia ambierntal
cnpj: 11.466.953.0001-66

De : gustavo@eme.eng.br Qua, 11 de set de 2019 11:58

Assunto : duvida licitacio PREGAO ELETRONICO No.
034/2019-TJAM

Para : cpl@tjam.jus.bR
Cc : eme@eme.eng.br
Boa tarde sr(a) Pregoiro,

Somos da EME engenharia, empresa que enviara proposta até as
13:30h.

Contudo temos duvidas. Se puder esclarecer ficaremos muito
satisfeitos.

Até as 13:30h precisamos enviar proposta de precos, declaracdes em
anexo

e documentacdo?

ou

ATE 13:30H precisamos enviar somente a proposta de preco e as
declaracdes?
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Caso seja segunda opc¢ao, a documentacao pode ser enviada até que
horas?

att

Gustavo Malard
EME engenharia ambierntal
cnpj: 11.466.953.0001-66
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gngenharia ambiental

PREGAO ELETRONICO/SRP N°. 034/2019 — TIAM
ANEXO Iil - Formulario de Proposta de Precos

RAZAO SOCIAL: EME ENGENHARIA AMBIENTAL

CNPJ: 11.466.953.0001-66

TELEFONE(S): (31)2512-9088

ENDERECO: RUA EMILIO DE VASCONCELOS COSTA, 85

BANCO: BANCO DO BRASIL 001

AGENCIA: 3295-6 CONTA CORRENTE: 13835-5

= PROFUNDIDADE VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UANTIDADE
< DO POCO o UNITARIO(RS) TOTAL (RS)
1 Férum Henoch Reis | 120M 1 R$7.700,00 R$7.700,00
2 Férum Henoch Reis It 80M 1 R$7.200,00 R$7.200,00
3 Edificio Des. Arnoldo Peres | 120M 1 R$7.700,00 R$7.700,00
4 Edificio Des. Arnoldo Peres i 100M 1 R$7.300,00 R$7.300,00
5 Forum Des. Azarias de Menescal S0M 1 R$7.200,00 RS$7.200,00
6 Férum Des. Mario Vercosa 70M e R$7.000,00 R$7.000,00
7 Central de Transportes TIAM 85M 1 R$7.200,00 R$7.200,00
Vara do Juizado Infracional d
8 e oo oy dae 100M 1 R$7.200,00 R$7.200,00
Infancia e da Juventude
Férum Dr. Giovanni Figliuolo
9 120M i R$7.700,00 R$7.700,00
(Manacapuru)
Férum Dr. José Rebelo de Mendonga
10 . 75M 1 R$7.000,00 RS$7.000,00
(Itacoatiara
Fo D b dor Rai
11 Gram Desembargader faimunde 100M 1 R$7.300,00 R$7.300,00
Vidal Pessoa (Parintins)
VALOR TOTAL (RS} R$80.500,00
Valor total: R$80.500,00 (Oitenta mil e quinhentos reais )
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
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engenharia ambiental

Observacio: Estio inclusos nos pregos supramencionados todos os custos diretos e indire-
tos, inclusive de embalagens, transportes ou fretes, e ainda os resuitantes da incidéncia de
quaisquer tributos, contribuicdes ou obrigacdes decorrentes da legislacdo trabalhista,
fiscal e previdencidria a que estiver sujeito.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 2019

Ronaldo Malard
.. Difetor Executivo

L‘\,N EME Esgenharia Ambiental Lda

Ronaldo Luiz Rezende Malard
Diretor Executivo
CPF: 124.719.256-34
RG: M - 860603
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[11.466.953/0001-65 |
EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
. Rua Esmilio ds Vasconcelos Costa,n° 85
~. Bairro; Cruzeire - Cep: 30310-250
BELO HORIZONTE - MG ..._!

Pagina 2 de 2

Rua Emilio de Vasconcelos Costa, 85, Cruzeiro, Belo Horizonte- MG — CEP 30310-250
Telefax: 31.2512.9088 — 31.3785.2661 — E-mail: eme@eme.eng.br — Website: www.eme.eng.br

¢




