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Zimbra adriano.soares@tjam.jus.br
Re: PE 13/2013: comprovacao de exequibilidade

De : Carlos Ronaldo Lima Barroco filho Ter, 09 de Abr de 2013 09:28
<carlos.barroco@tjam.jus.br>

Assunto : Re: PE 13/2013: comprovacao de
exequibilidade

Para : Bibliotecas - Exito Comercio de Livros
<bibliotecas@exitolivros.com.br>

Cc : adriano soares <adriano.soares@tjam.jus.br>

Comprovacao de exequibilidade aceita.

----- Mensagem original -----

De: "Bibliotecas - Exito Comercio de Livros" <bibliotecas@exitolivros.com.br>
Para: "adriano soares" <adriano.soares@tjam.jus.br>

Cc: "carlos barroco" <carlos.barroco@tjam.jus.br>

Enviadas: Terga-feira, 9 de abril de 2013 8:57:38

Assunto: ENC: PE 13/2013: comprovacao de exequibilidade

Att.

Daniela Santos

Departamento de Vendas

Exito Distribuidora de Livros

R:Conselheiro Ramalho,713/715

Bela Vista - SP - CEP:01325-001

Tel. / Fax: (11) 3101-6701/8498/8497/7013

De: Bibliotecas - Exito Comercio de Livros [mailto:bibliotecas@exitolivros.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 8 de abril de 2013 14:57

Para: 'Adriano Luiz do Vale Soares'

Cc: 'Carlos Ronaldo Lima Barroco filho'

Assunto: RES: PE 13/2013: comprovacao de exequibilidade

BOA TARDE CONFORME CONTATO COM CLAUDIA SEGUE NFS COM PERCENTUAIS
MAIORES DO QUE GANHAMOS HJ

https://mail.tjam.jus.br/h/printmessage?id=11441&tz=America/Guyana 09/04/2013



Zimbra Page 2 of 5

Att.

Daniela Santos

Departamento de Vendas

Exito Distribuidora de Livros

R:Conselheiro Ramalho,713/715

Bela Vista - SP - CEP:01325-001

Tel. / Fax: (11) 3101-6701/8498/8497/7013

De: Adriano Luiz do Vale Soares [mailto:adriano.soares@tjam.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 8 de abril de 2013 13:28

Para: bibliotecas@exitolivros.com.br

Cc: Carlos Ronaldo Lima Barroco filho

Assunto: Fwd: PE 13/2013: comprovacao de exequibilidade

Sr. licitante,

peco que envie o comprovante de exequibilidade conforme solicitado pelo setor de
Infraestrutura, conforme segue no e-mail.

O referido setor informa que a empresa nao comprova a exequibilidade da proposta
através do documento encaminhado.

Deste modo, solicito a empresa que encaminhe planilha contendo a composigao de
custos e formagao de pregos, demonstrando de forma objetiva que mesmo concedendo
o desconto no percentual ofertado, a empresa ndo tem prejuizo na operagao.

Por favor, responder a todos com cdpia neste e-mail.

Estamos a disposicao para esclarecer suas duvidas.
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Adriano Soares
Analista Judiciario
Comissao de Licitacao

Tribunal de Justica do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnoldo Péres

Av. André Araujo, S/N, Aleixo

CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br <mailto:fulano.de.tal@tjam.jus.br>
Fone: (92) 2129-6744

De: "Carlos Ronaldo Lima Barroco filho" <carlos.barroco@tjam.jus.br>
Para: "Adriano Luiz do Vale Soares" <adriano.soares@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de abril de 2013 12:05:12

Assunto: Re: PE 13/2013: comprovacao de exequibilidade

Prezado Adriano,

Em atengdo a comprovagao de exequibilidade apresentada, tenho a informar que a
mesma nao comprova a exequibilidade da proposta.

A empresa deve encaminhar planilha contendo a composicao de custos e formagao de
precos, demonstrando de forma objetiva que mesmo concedendo o desconto no
percentual ofertado, a empresa ndo tem prejuizo na operagao.

————— Mensagem original -----

De: "Adriano Luiz do Vale Soares" <adriano.soares@tjam.jus.br>

Para: "Carlos Ronaldo Lima Barroco filho" <carlos.barroco@tjam.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de abril de 2013 11:14:37

Assunto: PE 13/2013: comprovagao de exequibilidade
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Carlos,

segue a comprovacao de exequibilidade enviada pela empresa atualmente classificada.

Adriano Soares
Analista Judiciario
Comissao de Licitacao

Tribunal de Justica do Estado do Amazonas

Ed. Desdor. Arnoldo Péres

Av. André Araujo, S/N, Aleixo

CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: adriano.soares@tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6744
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De: "Bibliotecas - Exito Comercio de Livros" <bibliotecas@exitolivros.com.br>
Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Segunda-feira, 8 de abril de 2013 11:15:24

Att.

Daniela Santos

Departamento de Vendas

Exito Distribuidora de Livros

R:Conselheiro Ramalho,713/715

Bela Vista - SP - CEP:01325-001

Tel. / Fax: (11) 3101-6701/8498/8497/7013
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