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Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

Pregão nº 011/2024 - Análise Técnica da Proposta Retificada - Empresa Karine Emilia Gomes Costa
4 mensagens

Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br> 15 de maio de 2024 às 13:09
Para: dvcop <dvcop@tjam.jus.br>, Thais Senra Velloso Zacaron <thais.velloso@tjam.jus.br>
Cc: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Senhores / Senhoras,

Encaminha-se, para manifestação técnica do Setor Demandante, Proposta de Preços referente ao  Pregão Eletrônico nº 011/2024 (SEI
nº  2024/000014542-00)  da Licitante classificada sob análise, Empresa Karine Emilia Gomes Costa, para instruir os  trabalhos da
Coordenadoria de Licitação.

A verificação de adequação da Proposta ao Termo de Referência dará subsídio para a aceitabilidade das ofertas das licitantes.

Sendo assim, questiona-se à DVCOP:

1) O objeto ofertado na Proposta atende ao exigido no Termo de Referência?

2) Se os valores da Proposta Retificada são iguais ou inferiores aos valores da Proposta Ajustada?

3) Em eventual não atendimento, existe documento ou informação técnica que possam ser solicitados em diligência visando salvar a proposta?

4) A proposta é exequível nas condições/percentual que foi informado?

Solicita-se, em razão do agendamento da continuidade do certame, resposta a esta Diligência até o 16/05/2024/ às 13:00h.

Atenciosamente,

Proposta final TJ AM Karine assinada.pdf
1253K

Thais Senra Velloso Zacaron <thais.velloso@tjam.jus.br> 16 de maio de 2024 às 10:44
Para: Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br>

Prezados,

bom dia.

Em resposta à solicitação de análise da proposta da empresa Karine Emilia Gomes Costa, relativa ao Pregão Eletrônico nº 011/2024 (SEI
nº 2024/000014542-00), esclarecemos o seguinte:

A proposta apresentada pela referida empresa utiliza como valor total estimado (bruto) a quantia de R$ 830.674,56. No entanto, este
valor não corresponde ao total estimado conforme demonstrado no mapa de preços anexo ao edital, que reproduzimos a seguir:

MAPA DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL
ESTIMADO   (R$)

MÉDIA            
VALOR            

MENSAL            
ESTIMADO  

(R$)

PERCENTUAL DE
DESCONTO(%)

MÉDIA
PERCENTUAL

DE
DESCONTO(%)

VALOR
TOTAL

MENSAL
COM

DESCONTO

VALOR
TOTAL
ANUAL

COM
DESCONTO

1
MATERIAL

PARA
MANUTENÇÃO

FORNECEDOR 1 R$ 59.016,71 R$ 59.016,71
FORNECEDOR 1 30,01%

26,00% R$ 43.672,37 R$ 524.068,44FORNECEDOR 2 8,39%
FORNECEDOR 3 21,11%

2 SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO FORNECEDOR 1 R$ 34.527,72 R$ 34.527,72

FORNECEDOR 1 30,01%
26,00% R$ 25.550,51 R$ 306.606,12FORNECEDOR 2 8,39%

FORNECEDOR 3 21,11%
  R$ 69.222,88 R$ 830.674,56

Conforme o mapa de preços:

O valor mensal estimado para material de manutenção é R$ 59.016,71, totalizando R$ 708.200,52 anuais.

O valor mensal estimado para serviços de manutenção é R$ 34.527,72, totalizando R$ 414.332,64 anuais.

Dessa forma, o valor total estimado sem desconto é a soma dos dois montantes, resultando em R$ 1.122.533,16.
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O desconto mínimo aceito no certame é de 26%, conforme indicado no mapa acima. Assim, aplicando o desconto de 26%, o valor
ajustado é de R$ 830.674,56.

Portanto, a compreensão correta para a apresentação da proposta é que o desconto ofertado deve ser aplicado sobre o valor total de
R$ 1.122.533,16.

Diante dos esclarecimentos acima, solicitamos que a empresa refaça sua proposta conforme os termos aqui detalhados.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

Andre Luis da Paixao e Silva <andre.paixao@tjam.jus.br> 16 de maio de 2024 às 10:46
Para: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Thiago Lima dos Santos <thiago.limasantos@tjam.jus.br> 21 de maio de 2024 às 11:42
Para: Coordenação de Licitação <colic@tjam.jus.br>

Retransmitindo.

---------- Forwarded message ---------
De: Thais Senra Velloso Zacaron <thais.velloso@tjam.jus.br>
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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