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Prorrogacao de Prazo - PE 35.2014
De : Marlucia Araljo dos Santos Sex, 09 de Jan de 2015 14:33
<marlucia.santos@tjam.jus.br> £1 anexo
Assunto : Prorrogacao de Prazo - PE 35.2014

Para:
Cc

majoris editais <majoris.editais@gmail.com>

: Comissao Permanente de Licitagao <cpl@tjam.jus.br>

Prezados Senhores,

Em atencao a solipitagéo apresentada a CPL deste Poder, por essa empresa - MAJORIS
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, via e-mail, no que concerne a prorrogacao
de prazo para apresentacao da Certidao de Regularidade Fiscal do INSS para fim de
habilitacdo do Pregao Eletronico n°® 035/2014, informo que considerando a Declaracao
apresentada, via Comprasnet por essa empresa ao referido Pregao, onde declara que esta
apta a usufruir do trtamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n©
123/2006, esta pregoeira em atencao ao item 11.4.1, prorroga por igual periodo,
concedido anteriormente, ou seja 5 (cinco) dias Uteis para a apresentacao da Certidao
de Regularidade Fiscal do INSS.

A disposicdo,

Marldicia Araljo dos Santos
Comissio Permanents de Licitagio
Tal: {92) 212359-6744 2170-6743

De: "majoris editais" <majoris.editais@gmail.com>

Para: "Comissdo Permanente de Licitagao" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Sexta-feira, 9 de janeiro de 2015 12:04:13
Assunto: SPAM>Documentacao de habilitagdo p.e. 35/2014

Boa tarde senhores,

Ainda nao conseguimos a Certiddo Previdenciaria. Agora, esta certiddo € unificada com a
Certidao de Tributos Federais, por isso fomos até a Receita Federal mas ndo conseguimos o
documento.

Estamos acionando nosso contador para que ele verifique o que esta acontecendo, e agilize
essa Certidao.
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Para tanto, gostariamos de saber da possibilidade deste Tribunal de conceder mais um
prazo, em torno de 5 até 10 dias para a que se resolva esse problema.

Por isso, mais uma vez contamos com a compreenséo deste 6rgéo, e ratifico que estamos
nos empenhando ao maximo para no menor espago de tempo, resolver esse problema.

No aguardo de uma resposta positiva, desde ja agradeco.

Atenciosamente,

Sergio Porcher ]
MAJORIS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Fone: (51) 3030.0621
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