
De :Marlucia Araújo dos Santos
<marlucia.santos@tjam.jus.br>

Assunto : Pregão Eletrônico nº 035.2014 - Majoris - Solicita
documentação original

Para :majoris editais <majoris.editais@gmail.com>

Cc : Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Zimbra beatriz.barros@tjam.jus.br

Pregão Eletrônico nº 035.2014 - Majoris - Solicita documentação original

Qua, 14 de Jan de 2015 11:55

1 anexo

Prezados Senhores,
 
 
Confirmo o recebimento da Certidão de Regularidade do INSS no prazo  concedido.
 
Na oportunidade, considerando a remessa da Certidão de Regularidade Fiscal  do
INSS, solicito a essa empresa MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, o
encaminhamento dos documentos remetidos por meio eletrônico em original ou por cópia
autenticada  à Comissão Permanente de Licitação do TJAM, situada no Térreo do Anexo do
Ed. Desdor. Arnoldo Peres, na Av. André Araújo, s/n, Aleixo, Manaus/Am, CEP.: 69060-000
para fim de homologação, no prazo de 03 (três) dias, a contar dessa convocação.
 
 
À disposição,
 
 

De: "majoris editais" <majoris.editais@gmail.com>
Para: "Marlucia Araujo" <marlucia.santos@tjam.jus.br>, "Comissão Permanente de
Licitação" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 8:50:29
Assunto: Certidão Regularidade INSS

Bom dia senhores,

Em anexo, enviamos a Certidão de regularidade do INSS. Lembrando que, desde dezembro
de 2014, está certidão é emitida em conjunto com a certidão de débitos federais.

Agradeço mais uma vez pela compreensão.

Favor, confirmar o recebimento deste e-mail. Obrigado.

Zimbra https://mail.tjam.jus.br/h/printmessage?id=C:361&tz=America/Guyana

1 de 2 16/01/2015 09:48
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Atenciosamente,

Sergio Porcher
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