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Zimbra edemir.siqueira@tjam.jus.br

Re: Diligéncia - Atestado de Capacidade Técnica

De : karina@enrn.mar.mil.br Seg, 02 de Dez de 2013 09:57
Assunto : Re: Diligéncia - Atestado de Capacidade Técnica 7?2 anexos
Para : Tatiane Alves da Silva <tatiane.silva@tjam.jus.br>

Cc : Edemir Cordovil Siqueira
<edemir.siqueira@tjam.jus.br>

Prezados,
Em anexo a nota fiscal.
N3o encontrei nota de agucar.

Atenciosamente,

KARINA DUTRA PESSOA
Segundo-Tenente (RM2-T)
Encarregada da Segao de Licitagao e Contratos
(92)2123-4538
karina@enrn.mar.mil.br / enrn-334/esnvng/Mar

Tatiane Alves da Silva Parakarina@enrn.mar.mil.br,

<tatiane.silva@tjam.jus.br> Edemir Cordovil Siqueira
<edemir.siqueira@tjam.jus.br>

27/11/2013 14:22 AssuntoDiligéncia - Atestado de Capacidade Técnica

Bom dia Tenente Karina,

Antecipadamente agradeco a atencao dispensada a este Tribunal.

Primeiramente, registra-se que ontem encaminhamos um Atestado de Capacidade
Técnica(em anexo) fornecido a este Poder pela empresa COMFOR COMERCIO
FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA - EPP, para fins de verificacdao junto a essa Estagao de
Naval.

Entretanto, posteriormente, recebemos esse e-mail(abaixo) de uma empresa licitante, que

presta algumas informagdes pertinente a Estacao Naval do Rio Negro. Nesse sentido, temos
interesse em saber se é possivel nos auxiliar na elucidacdo das informagdes prestadas pelo
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licitante.

Assim, seria de grande contribuicao se pudesse nos enviar a Nota Fiscal correspondente aos
materiais descritos no referido Atestado de Capacidade Técnica fornecido pela Estacao Naval
do Rio Negro, bem como, nos informar se a empresa COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E
SERVICOS LTDA - EPP, forneceu dentre este material de rancho(perecivel e nao perecivel) o
objeto "acucar".

Agradego mais uma vez e estamos a disposicao para contato.

Grata

Tatiane Alves da Silva
Assistente Judiciario
Comissao de Licitacao

Tribunal de Justica do Estado do Amazonas
Ed. Desdor. Arnoldo Péres

Av. André Araujo, S/N, Aleixo

CEP: 69060-000, Manaus - AM

E-mail: tatiane.silva @tjam.jus.br
Fone: (92) 2129-6789

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Frazao e Rocha Comércio e Servicos" <selva.am@hotmail.com>
Para: cpl@tjam.jus.br

Enviadas: Terga-feira, 26 de novembro de 2013 19:09:15

Assunto: Pregao n° 442013 - correcao

Boa noite.

Corrigindo a informacao,

O 6rgao é o COMANDO DA MARINHA, mas a unidade de compra que desclassificou o
proponente (UASG 788820 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM
MANAUS) no link citado anteriormente, difere com o apresentado no atestado técnico (UASG
788810 ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO).Apesar de pertencerem ao mesmo
ORGAO, NAO se trata da mesma unidade de compra que emitiu o atestado.

Mas ainda assim, que fosse verificado a nota fiscal. Pois nas minhas pesquisas no PORTAL DA
TRANSPARENCIA ndo encontrei pagamentos realizados pelo COMANDO DA MARINHA em
favor do proponente (00.545.090/0001-04).
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Grato,

Daniel Frazao

Sdcio Gerente

FRAZAO E ROCHA Serv. em Ti. e Com. de Alimentos Ltda-ME
(92) 3238-2940 / 8112-1200 / 9132-6005

From: selva.am@hotmail.com

To: cpl@tjam.jus.br

Subject: Pregao n° 442013

Date: Tue, 26 Nov 2013 21:26:08 +0100

Boa tarde.

Estamos participando deste pregao.

Solicito a gentileza de analisarem o atestado de capacidade técnica do proponente. Pois 0
mesmo nao descreve o objeto licitado e sim onde foi aplicado (material de rancho) e sua
generalidade (perecivel e ndo perecivel). Visto que nao é possivel atestar que o objeto é
"acucar", seria interessante solicitar a Nota fiscal a época atrelada ao atestado. Obs.: Nao
havendo esse tipo validacao, qualquer atestado com a frase que "forneceu material a
contento" atenderia ao edital.

E principalmente, leiam o:https://www.dpc.mar.mil.br/sta/legislacao/resolucao/DOU187.pdf
Trata da desclassificagao em setembro 2013 do proponente por nao ter atendido ao mesmo
orgao a qual emitiu o atestado em abril 2013.

Peco gentilmente que novamente nao seja informado a fonte dessas informagoes.
Cordialmente,

Daniel Frazao

Sécio Gerente

FRAZAO E ROCHA Serv. em Ti. e Com. de Alimentos Ltda-ME

(92) 3238-2940 / 8112-1200 / 9132-6005
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/ DATA DE RECEBIMENTO ]DENTIF'ECACAO E ASSINATURA DO RFECEBEDOR j
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0 - Entrad. ‘
LTDA nirada 1 Fm\vﬁ DE ACESSO

1 - Saida
1313 0400 5450 9000 0104 5500 1000 0014 0210 6670 3500
Rua Xenofante Aotony n-159, 159 - Antiga Rua 12 - casa 275 - N°000.001.402 g -
conjunto: hileia 1 - Redenglo, Manaus, AM - CEP: 69049280~ | SERIE: 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Fone/Fax: 09236542423 . NF-e www.nfe.fazenda. gov.br/pertal ou no site
) Pagina 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
WATUREZA DA GPERACAQ PROTOCOLO DE AUTORIZACAC DE LSO
VENDA 113130089958857 - 18/04/2013 16:08
INSCRICAD ESTADUAL INSCRIGAS ESTABUAL DO SUBST. TRIB. [ 1]
041023285 00.545,090/0001-04
DESTINATARIQ/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL CNPNCPF DATA DA EMISSAQ
ESTACAO NAVAL DO RI1O NEGRO 00.394.502/0160-67 18/04/2013
ENDERECO . BAIRROYDISTRITO CEP DATA DE E'.N'IMDNSAiDA
BR3IIGKM 4.5 S/N - VILA BURITI DISTRITO INDUSTRIAL 69075-510
MUNICIPIC FONE/FA% UF SNSCRICAD ESTADUAL HORA TE ENTRADASAIDA
Manaus 21234532 AM
FATURA
o ‘PAGAMENTO AVISTA J
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDE CALC'ULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASFE DE CALCULO DO ICMS 5T VALOR DO ICMS 5T VALOR TOTAL DOS PRODUITOS ]
0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO QUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPL VALOR TOTAL DA ROTA
0,00 A 0,00 0,00 0,00 L76LQO
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAD SOCLAL FRETE POR CONTA CcODIGO ANTT PLACA DO VEICULD ur CNPICPF .
COMFOR COMERCIO FORN ECIMENTQ/|0 - Emitente 00.545.090/0001-04
ENDERFECO MURICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
GUANTIDADE ESPECIE MARCA RUMERACAQ PESG BRUTO PESO LIQUIDG
DADOS DO PRODUTQ/SERVICO
c00IGO DESCRIGAQ 1Y FRODUTO/SERVIC wowen | cst [ ceor] unm. | oro. | virums. | vintora] wcicws | ViR ioHe v | ALie- AL
03.009 FeTRETIFG TAMBAGUITRATADO LIMPO SEM | ps1iz170 Joloz | sie2| KG | 780000 200000  1560,00
ViSCERAS
13.004 BANANA PACOVAN 08030000 {0102 | S102} KOG | 30,0000 2,5000) 75.00
16.042 TOMATE ESPECIAL 07020000 |o10z f5i02] KG | 22,0000 6,0000 132,00
!" . e
L
CALCULO DO 1S5QN
' INSCRICAO MUNICIPAL [ VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCLLO DO 1550N I VALOR DO [SSQN l
DADOS ADICIONAIS
[ INFORMACORS COMPLEMENTARES RESERVADO AC FISCO l

NOtA FISCAL PARA PRGAMNETO NO BANCO DO BRASIL S/A c/C: 10.4
07-8 AG: 1208-4




