
De : livia dos Santos Vásquez
<livia.vasquez@tjam.jus.br>

Assunto : Fwd: Diligência PE 017.2018 - Documentação -
MIR

Para : Comissão Permanente de Licitação
<cpl@tjam.jus.br>

Zimbra rosiane.pantoja@tjam.jus.br

Fwd: Diligência PE 017.2018 - Documentação - MIR

Qui, 15 de mar de 2018 09:26

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Raphael Alves" <raphael.alves@tjam.jus.br>

Para: "livia dos Santos Vásquez" <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Enviadas: Quinta-feira, 15 de março de 2018 8:47:26

Assunto: Re: Diligência PE 017.2018 - Documentação - MIR

Olá,

Visto que o referido pregão envolve equipamentos fotográficos e a

devida compatibilidade entre osnitens que constam na lista,

solicitamos que a empresa envie certidão de fornecimento de

equipamentos fotográficos.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente

--

Raphael Alves

Fotógrafo

www.photoraphaelalves.com

----- Mensagem original -----

De: livia dos Santos Vásquez <livia.vasquez@tjam.jus.br>

Para: Raphael Alves <raphael.alves@tjam.jus.br>, Acyane Socorro do

Vale Pereira <acyane.valle@tjam.jus.br>

Cc: Comissão Permanente de Licitação <cpl@tjam.jus.br>

Enviadas: Wed, 14 Mar 2018 13:42:46 -0400 (AMT)

Assunto: Diligência PE 017.2018 - Documentação - MIR

Boa Tarde,

Zimbra https://mail.tjam.jus.br/h/printmessage?id=14710&tz=America/Guyana

1 de 2 15/03/2018 09:36



De ordem da Pregoeira encaminho para análise técnica do setor

demandante a documentação referente ao Pregão Eletrônico nº

17/2018 (PA 11813/2017) da licitante ora classificada.

Sendo assim, questiono à Divisão de Patrimônio (setor

técnico/demandante):

1)A documentação enviada atende ao exigido no termo de referência?

Solicito, se possível, resposta a esta Diligência até amanhã

(quinta -feira), 15 /03/2018 , às 10:00 h , em razão do

agendamento da continuidade do certame.

Atenciosamente,

Lívia Vásquez

CPL/TJAM

Zimbra https://mail.tjam.jus.br/h/printmessage?id=14710&tz=America/Guyana

2 de 2 15/03/2018 09:36


