TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM)
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO (CPL)

REFERENCIA - Pedido de Esclarecimento ao edital do Pregéo Eletrénico n°. 053/2017, processo
administrativo n°® 2017/17497, cujo objeto € a Registro de Pregcos para eventual aquisicao de
equipamentos de segurang¢a para restricdo de acesso, para atender ao Tribunal de Justica do
Amazonas, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificacbes e condi¢cdes definidas
no Termo de Referéncia do edital.

A Empresa DETRONIX DETECTORES DE METAIS.

QUESTIONAMENTO:

O inteiro teor do Pedido de Esclarecimento encontra-se disponivel no http://www.tjam.jus.-

br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=1596&ltemid=1494

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DO
PREGAO ELETRONICO N°. 053/2017

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa Detronix Detectores De Me-

tais, a pregoeira apresenta a resposta, fundamentada pelo setor técnico demandante, conforme

segue:

RESPOSTA:

Divisdo de Engenharia respondeu os questionamentos da seguinte forma:

QUESTIONAMENTO 1: “Conforme item 7 do Termo de Referéncia, a estimativa de custo
dos bens a serem adquiridos sera de competéncia da Divisao de Infraestrutura e Logistica, desta
forma, encaminho este pedido de manifestagcdo.”

Divisao de Infraestrutura e Logistica respondeu os questionamentos da seguinte forma:

QUESTIONAMENTO 2: “Temos a informar que apds analise dos valores que foram
estimados para o item 2 "Fornecimento e instalagdo de detectores de metais do tipo portal, com
acessorios e com respectiva instalagao, treinamento e assisténcia técnica durante o periodo de
garantia" informamos, que os mesmos estdo validos e dentro do valor de mercado. Entretanto o
que aconteceu, foi um equivoco de digitagdo no Apéndice. Onde se |&é " R$ 3.497,50", na verdade

leia-se " R$ 7.947,50(sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos".

Manaus, 26 de outubro de 2017.

Tatiana Paz de Almeida
Pregoeira
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O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/017497 e o codigo 332IXGLS6.
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Zimbra patricia.nery@tjam.jus.br

Re: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

De : Helida Valéria M. Telles de Souza <helida.souza@tjam.jus.br> Qua, 25 de out de 2017 12:03
Assunto : Re: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017 722 anexos
Para : cpl <cpl@tjam.jus.br>

Cc : Marcelo Carneiro Garcez <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, Nelia
Freitas Nogueira Vieira <nelia.vieira@tjam.jus.br>, Karen
Julyana Otero Basilio <karen.basilio@tjam.jus.br>

Segue o Apéndice devidamente retificado.

Hélida

De: "tatiana.almeida" <tatiana.almeida@tjam.jus.br>

Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>

Cc: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>, "Nelia Freitas Nogueira Vieira"
<nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, "Karen Julyana Otero Basilio"
<karen.basilio@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de outubro de 2017 11:37:04

Assunto: Re: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

Hélida,

Registrada a alteragao do ITEM 2. Peco que em razdo disso seja encaminhado APENDICE RETIFICADO, contendo a
alteracdo do Valor unitario e Valor Total, para o item em destaque.

Atenciosamente,

Tatiana Almeida
Pregoeira - CPL

Tatiana Almeida
Comissdo Permanente de Licitacao (CPL) -TJAM
(92)2129-6789 / 2129-6744

De: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>

Para: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, "Karen
Julyana Otero Basilio" <karen.basilio@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de outubro de 2017 10:58:56

Assunto: Re: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

Bom dia, temos a informar que apds analise dos valores que foram estimados para o item 2
"Fornecimento e instalagdo de detectores de metais do tipo portal, com acessérios e com respectiva
instalacdo, treinamento e assisténcia técnica durante o periodo de garantia" informamos, que os
mesmos estdo validos e dentro do valor de mercado. Entretanto o que aconteceu, foi um equivoco
de digitacdao no Apéndice. Onde se Ié " R$ 3.497,50", na verdade leia-se " R$
7.947,50(sete mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos".

Qualquer duvida estamos a sua disposicao.

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/017497 e o codigo 332IXGLS6.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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Hélida

De: "Marcelo Carneiro Garcez" <marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Para: "Helida Valéria M. Telles de Souza" <helida.souza@tjam.jus.br>

Cc: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "cpl" <cpl@tjam.jus.br>, "Karen
Julyana Otero Basilio" <karen.basilio@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de outubro de 2017 10:50:56

Assunto: Re: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

Bom dia,

Conforme item 7 do Termo de Referéncia, a estimativa de custo dos bens a serem adquiridos sera de
competéncia da Divisdo de Infraestrutura e Logistica, desta forma, encaminho este pedido de
manifestacao.

Atenciosamente,

Marcelo Garcez

De: "Karen Julyana Otero Basilio" <karen.basilio@tjam.jus.br>

Para: "Nelia Freitas Nogueira Vieira" <nelia.vieira@tjam.jus.br>, "Marcelo Carneiro Garcez"
<marcelo.garcez@tjam.jus.br>

Cc: "Comissao Permanente de Licitagdo" <cpl@tjam.jus.br>, "Divisdo de Engenharia"
<engenharia@tjam.jus.br>

Enviadas: Quarta-feira, 25 de outubro de 2017 8:35:52

Assunto: Fwd: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

Prezados, bom dia!

Encaminhamos abaixo pedido de esclarecimento referente ao Pregdo Eletronico 053/2017, que tem
por objeto o registro de Precos para eventual aquisicdo de equipamentos de seguranca para
restricdo de acesso, para atender ao Tribunal de Justica do Amazonas, por um periodo de 12 (doze)
meses, conforme especificacdes e condi ¢des definidas no Termo de Referéncia do edital.

Solicitamos, por gentileza, que se manifestem acerca dos questionamentos apresentados pela
empresa interessada, e lembramos cordialmente que em atendimento a clausula 5a do Edital, assim
como ao paragrafo primeiro do art. 12 do Decreto 3.555/2010, necessitamos responder a empresa
interessada em 24 horas. Destarte, contamos com a resposta da Divisdo de Engenharia até as 11:30h
de hoje, 25/10/2017.

Atenciosamente,

Karen Basilio
CPL - Estagiaria

De: "Vendasl" <vendasl@detronix.com.br>

Para: "Comissao Permanente de Licitagdo" <cpl@tjam.jus.br>
Enviadas: Terca-feira, 24 de outubro de 2017 9:34:10
Assunto: SPAM>Pedido de Esclarecimento Pregao 53/2017

26/10/2017

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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lImo.(a) Sr.(a) Pregoeiro (a) e Equipe,

Boa tarde,

Encaminhamos em anexo a peti¢cdo de esclarecimentos do referido edital.

Ressaltamos abaixo os nossos dados para retorno sobre o deferimento ou negacao do pedido para
fins de cadastramento de proposta.

- Raz&o Social: DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
- CNPJ: 07.404.500/0001-38
- Telefone: (54) 3225.7500 ou (54) 3289.0603

- E-mail: vendasl@detronix.com.br

Aguardamos suas consideragoes,

Sem mais, nos colocamos a disposicao.

Obs.: Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Assinatura de e-mail-Caroline

*Possuimos IPI de 2%, acrescido no valor final da NF. Fabricacdo 100% nacional.

“Produto incentivado pela Lei n°® 8.248/91 e Decr. n° 5.906/06, através da Portaria SDP/MDIC n° 58
de 30/03/2015, publicada no DOU de 31/03/2015.”

HELIDA VALERIA M. T . DE SOUZA
CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
FONE: (92) 2129-6740/6644

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/017497 e o codigo 332IXGLS6.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS

DIVISAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

APENDICE
PLANILHA DE VALOR ESTIMADO

ITEM

DESCRICAO UND. QUANT.| VALOR UNITARIO

VALORTOTAL

Fornecimento de Equipamento de inspecdo de bagagem por Raios-X
(scanner), com respectiva instalagdo, treinamento e assisténcia técnica
durante o periodo de garantia.

« Especifica¢des detalhadas no item: 20.1

Und 2

R$ 105.000,00

R$ 210.000,00

Fornecimento e instalagdo de detectores de metais do tipo portal, com
acessorios e com respectiva instalagdo, treinamento e assisténcia técnica und 8
durante o periodo de garantia.

« Especificagdes detalhadas no item: 20.2

R$ 7.947,50

R$ 63.580,00

Aquisicao e Instalagéo de porta giratéria detectora de metais, com respectiva
instalagao, treinamento e assisténcia técnica durante o periodo de garantia. Und 4
« Especificagdes detalhadas no item: 20.3

R$ 16.370,00

R$ 65.480,00

Detector de Metais Portatil, tipo bastéo, com respectivo treinamento e
assisténcia técnica durante o periodo de garantia. Und 20
 Especificagdes detalhadas no item: 20.4

R$ 525,00

OBS.: OSVALORES ESTIMADOS FORAM PROVENIENTES DE PESQUISA DE MERCADO.

Manaus, 25 de outubro de 2017.

Cotado por
HélidaVaériaM. Telles de Souza

Henrique Cerf Levy Neto
Diretor da Divisdo de Infraestrutura e L ogistica

R$ 10.500,00

Para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site http://saad.tjam.jus.br/atendimento/ e informe o processo TJ/AM 2017/017497 e o codigo 332IXGLS6.

O original deste documento é eletronico e foi assinado digitalmente por TATIANA PAZ DE ALMEIDA .



